Generalversammlung des Vereines H.A.U.S. 2019

Anwesend:
Laura SAMPL, Mag. Christine STEGER, Dr. Elba FRANK, VR Prof. Dr. Hermann SUIDA, Prof. Dr.
Manfred Gabriel, Mag. Markus Bauer, Mag. Hans-Christian Gruber.

Beginn der Generalversammlung: 16:20,
Ende der Generalversammlung: 17:35.

1.
BegriiBung der Anwesenden durch die Obfrau

2.
Das Programm der Tagesordnung wir wie vorliegend ohne Gegenstimmen beschlossen.

3.

Bericht liber das letzte Geschéftsjahr:

Die Obfrau gibt bekannt, dass der Verein HAUS die Fahrkosten flir Teilnehmer*innen
(Asylansuchende) der Wegweiser-Kurse (Nachfolge des More-Projekts) Gbernimmt.

Wir ibernahmen die Studiengeblhren fiir asylsuchende Studierende.

Biicherbasar war ein voller Erfolg. Nachteil war, dass eine der verwendeten Rodel verschwunden
ist. Weiters gab es beim Abholen der Biicher ein Problem. Die restlichen Blicher wurden leider
nicht wie vereinbart vom Antiquariat ,Bookfarm“ abgeholt.

Glithweinstand - Advent am Alten Markt. Der Gewinn war verglichen mit dem Blicherbasar eher
gering. Trotzdem konnten viele Erfahrungen gewonnen werden und das Projekt wird fir 2019
wieder ins Auge gefasst.

Am 15. April 2019 wurde ein elektronischer Betrugsversuch an unsere Kassierin Laura SAMPL
gerichtet. Diese hielt sofort mit der Obfrau Riicksprache. Alle elektronischen Verbindungen
wurden daraufhin unterbrochen. Am 16. April 2019 werden die Unterlagen der Polizei Gibergeben
und es wird Anzeige erstattet (E-Mail in der Beilage).

4,
Bericht der Kassierin fiir das letzte Finanzjahr. Laura SAMPL referiert die Finanzen des Vereins
HAUS (laut Beilage).

5.

Bericht der Rechnungspriifer. Die Rechnungsprtifer betonen die gute Aufarbeitung der Finanzen
durch die Kassierin. Die Rechnungsprtifer stellen den Antrag auf Entlastung der Kassierin und des
Vorstands. Der Antrag wird einstimmig beschlossen.

6.

Antrag auf elektronsichen Banking: Um einen reibungsloseren Ablauf bei Bezahlungen,
Uberweisungen, etc. wird von Obfrau und Kassierin gebeten, dass wir eine 4-Augen-elektronische
Uberweisung einfiihren. Diese wirde € 7,50 pro Monat Gebuhren kosten. Die
Generalversammlung nimmt mit sechs Pro-Stimmen und einer Enthaltung den Antrag auf ein
gebuhrenpflichtiges electronic-banking an.

In unseren Informationsmaterialien (Website, Flyer, usw.) wird kiinftig darauf hingewiesen, dass
alle Einnahmen des Vereins mit Ausnahme der Bankgebiihren unseren Hilfesuchenden
zugutekommen.

7.
Die Obfrau Ubergibt der Kassierin den Ordner der Belegsammlung von Dr. Gertraud Putz.



8

Allfalliges: Der Dienstplan flr den Blicherbasar wird noch ausgeschickt. Es wird diskutiert welche
und wieviele Blcher flr den klnftigen Basar zur Verfigung stellen. Das weitere Vorgehen wird
intern noch weiterbesprochen. Als Alternativen fir die Bookfarm wurde die Caritas bzw. lokale
Buchertankstellen und Vereine.

9.
Die Obfrau schlieBt um 17:35 die Generalversammlung des Jahres 2019.

Beilagen:

1 E-Mail von Elba FRANK (Betrugsversuchs-E-Mail)
1 Protokoll vom 9. 1.. 2018

1 Kontoubersicht 2018

FUr die Richtigkeit der Aufzeichnungen:

Dr. Elba Frank, Obfrau Mag. H.-Chr. Gruber, stlvtr. Schriftfiihrer

Salzburg, 2. Mai 2019
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Betreft WG DRINGENDE ANFRAGE

cese Mad untenstehend wurde nicht von Frau Frank geschrieben, ich habe soeben mit ihr telefoniert.

Wie onnen wir uns desser davor schistzen bzw. kann Frau Frank in diesem Fall etwas tun, wenn ihr Account gehackt

wurse?

eien Dank fir lhre Bemihungen und bitte um kurze Rickmeidung

Von: Ebz FRANK [maitn-berstunoBoeh-saizburg at]
Gesendet: Montag, 15. April 2015 09:3%

An: Samgl Laurz Steghanie

Betreff: AW: DRINGENDE ANFRAGE
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Okzy, machen Sie die Zahiung, sobald es Ihnen passt, dann senden Sie mir die Zahlungsbestatigung
per Post
Sanuname. Kreissparkasse
Ib2n. DE26 6325 0030 0021 1209 52
Bic. SOLADES 1HDH
Kontomnhaber. Sanfilippo gaetano
etrag. 3,750 €
- - -y
Eankadresse. Kreissparkasse office Sudetenstr. 23 89520 Heidenheim an der Brenz
ZWECK : Neugestzitung und Aktualisierung der Website.
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Elba Frank
von meinem iPhone gesendet

Betreff: AW: DRINGENDE ANFRAGE

Von: Sampl Laure Stephanie <laura.sampi@sbg.ac at>
Datum: 20139-04-15 08:06

Guten Morgen,




(hick mir die Bankdaten, ich

pereite alles vor. Kann aber leider nicht von der Firma
, wenn die Uberweisung morgen durchgeht und ich den
soerneisungsschein am Weg zur Nawi in den Postkasten der Bank gebe?
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Von: Eiba FRANK [mailto:beratuna@oeh-salzburg.at]
Gesendet: .‘fff-*w, 15. Ap n‘ 2019 05,32
An: Sampl Laura Stephanie

Betreff: DPINGENDE AN FPAGE
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Ja2s5 du eine Uberweisung machst, Lass mich wissen, ob du es sofort tun
kannst, f'f” t ich dir die Bankverbindung schicken kann.

Yt

Narten auf Inre Antwort




Protokoll der

H A U S Vorstandsstizung

Am Freitag, 9.11. von 11.00 bis 13.00 Uhr

Im OH-Beratungszentzrum, Unipark Nonntal

Anwesend: Chnstine Steger, Felix Kramer, Elba Frank, Duy Le Pham (Projed
Wegweiser)
Entschuldigt: Christian Gruber, Ursula Schachi-Raber, Laura Sampl

1. Vorstellung Projekt Wegweiser durch Duy Le Pham: das Projeid VWegwerser ist
en Programm fur gefiichtete Menschen, die ais a.0. Studierende durch das
Projekt eine gezielte Beglestung/Betreuung an der Universtat Salzbwrg en

Lehrveranstaltungspaket aufbavend auf idwe Vorbildung/Vorstudien mm
Heimatiand 2 Semester lang absoivieren um dann ein ordentiches Studium

begnnen zu konnen, oder auch fir den Arbertsmarki entscheiden konnen. Das
Projekt erhait eine Forderung vom Land und ist nach bestimmiten Kritenen zu
belegen. Problematisch sind dabei die Fahrikosien fir zlle 14 Tednehmer nnen
Vom Landesbudget kann emne Unterstitzung fiw die asylberechigien
Tednehmer®innen gewahrt werden, die Asylwerber'innen erhaiten diese
Unterstitzung nicht Einige haben einen sefw weiten Weg (Unken, Hallein et al)
und die Fahrtkosten sind fur die Tednehmer“innen nicht finanzierbar.

Es wurde beschlossen, fir 4 Tednehmerinnen emne Untersiitzung zu
gewalven. Nach Klarung der tats3chlichen Kosien der enzeinen
Tednehmer nnen, der Zonen und vor allem des Zesipunikts der Tarfumsteliung
auf die neve Jahreskarte und ob darauf gewartet werden kann (Ubemimmt Elbz
Frank) wird ein max Betrag von 1.000 Ewro fir alle 4 Tednshmernnen (Kopie
der Tickets, die dann nach den besien Kondifionen gekaufi werden)
ubemommen.

2 Wahrend der Sazung kommt Frau Natia Khumarashvili unangskindigt ins
nur noch bes Ende Nachiinest (30.11.) Zest, diese aufzubrningen sonst wird sie
exmatnkullert Wir ersuchen Frau Khumarasinii um eme Email mit Schildenung der
Probiemiage und allen Unieriagen der Notiage.

Die Email ist mittlerweile bei allen Vorstandsmitgliedern eingelangt —
Umiaufbeschiuss?

3. Gliahweinstand am 28. und 29.11.
Foigendes wurde fur die Besorgung notiert
Wir holen emen Kostenvoranschiag beim Inhader von SPAR Kaigasse en, was es
kosten winde, wenn er Githwein, Punsch, Schmalz, Kekse, Becher, Rum und
Schnaps direkt zum Stand lefert. {Die genauen Mengenangaben haben Felix Kramer
und Duy Le Pham noliert




Sonst brauchen wir: Kabeltrommel, Mehrfachstecker, Licht — Beleuchtung,
Tischdecke, Kleberolle, Tabletts, Handkassa, Mullsacke, Styroporplatte und 2
Kochgerate, Streichmesser, Keksteller und diverse Drucksachen

Elba Frank: fragt nach Metrokarte, bringt einen Kocher und besorgt einen zweiten
von der OH, Tischdecken, Tabletts, Messer; und die Drucksachen — Aussendung des
Folders an alle Mitglieder mit Termin — daher rechtzeitig!!! Plakate fur Stand.

Duy Le Pham: holt Kostenvoranschlag bei SPAR ein

Felix Kramer: fahrt am Mittwoch zur Metro (nach Preisvergleich Metro/Spar) und
besorgt die Getranke und die unverderblichen Dinge — wird im Beratungszentrum
gelagert.

Laura Sampl: bitte Wechselgeld und Barabhebung fur Felix Kramers Auslagen bei
Bedarf. Kassa ist im Beratungszentrum.

Christine Steger: erkundigt sich nach den Mengen, die Ublicher Weise bei den
Standen ausgeschenkt werden.

Sollte ich etwas vergessen haben zu erwahnen, bitte erganzen!

LG Elba



Kontoubersicht 2018

HAUS Kto.-Nr. 93048668

Kto.-Auszug |Zusatz Buchungstag |Buchungstext Nr. e Kontostand
31.12.2017 |Restvermogen 2017 6,497,34
121 02.01.2018|Hannelore Breitenbach-Koller 7497685
. 6.504,61
2/1 08.01.2018|Ulrich Winkler 7643211
6.529,61
3/1 18.01.2018|Christine Steger 7641511
6.539,61
4/1 01.02.2018|Hannelore Breitenbach-Koller 7496556
k 6.546,88
5/1 08.02.2018|T. Krisch 7642658
09.02 2018|0Othmar u. Herta Weiskirchner 7643931 25,00
09.02.2019|Narbert Muller 7421737 30,00
09.02 2018|Ursula Schachl-Raber 7644693 72,00
17 6.723,88
6/1 12 02.2018|Gutschrift Nr. 19590 5 Umsatze
12 02 2018|Hemnrich Schmidinger 1648997 100,00
12 02 2018 |Renate Scherl 71643419 25,00
1202 201B|Bernhard Wenisch 71640649 72,00
12 02 2018|Benna Signitzer 7645515 35,00
1207 2018 Reinhard Ruldack 1646575 50,00
13.02 2018|Gutschrift Nr. 14480 B Ums 205,00
1302 2018|Chnistine Untegrainer 7L40583 30,00
1402 1018 |Gerhard Walterskirchen 71640939 25,00
L4z 2018 Gersagud Puly 71647307 25,00
L 07 IGIE\Markus Bayer J6AB 750 25,00
1307 1018 osel Reschen 71641535 25,00
Y402 1018 Leny Truchiar 76GA L BBO 25,00




13.02.2018|Heinz u. Brigitte Slupetzky 7640996 25,00
13.02.2018|Gottfied Wetzel 7642581 25,00
14.02.2018|Renate Scherl 7647470 25,00
14.02.2018|Bentrup Oder, Friedri 7422532 72,00
14.02.2018|Roland Robwein 7644783 72,00
15.02.2018|Gerhard Croll, Hans Friedrich Croll 7642085 50,00
16.02.2018(Sigrid Maria Grossing 1200012 25,00
16.02.2018|Christopher Laferl 7640158 25,00
16.02.2018|Andrea Wimmer 7641881 100,00

| 856,00 7.579,88
7/1 20.02.2018|Christine Steger 7641316 10,00
20.02.2018|Bernhard Weiss 7644133 25,00
21.02.2018|Alexandra Jekel 7428357 25,00
21.02.2018|Johannes Brandl 7642859 25,00
21.02.2018|Baronin Marietheres 7646419 72,00
23.02.2018|James o. Ingeborg Hogg 7463767 25,00
23.02.2018|Michaela Ruckl 7643196 25,00

| 207,00 7.786,88
8/1 26.02.2018|Fritz Schweiger 7645590 25,00
27.02.2018|Peter Mader 7643929 25,00
8/2 28.02.2018|Reinhild Barbara Wernitznig 1930055 50,00
01.03.2018|Hannelore Breitenbach-Koller 7490768 7,27
01.03.2018|Dorothea Steiner 7640479 25,00
01.03.2018|Erich Mdller 7640481 25,00
02.03.2018|Hans-Georg Koppensteiner 1910191 25,00
02.03.2018|Hubert Weiglhofer 7424716 25,00
02.03.2018|Johann Leitner 7646947 25,00

8.019,15
9/1 9/2 05.03.2018|Erik Hogenbirk 1910121 25,00
05.03.2018|Elba Maria Frank 7426985 25,00
9/2 06.03.2018|Hermann Suida 2070019 25,00
9/3 06.03.2018|Gutschrift Nr. 17224 _4 Umsdtze 172,00
06.03.2018|Arno Buschmann 7646918 25,00




04.05.2018

Manfred Gabriel

4
06.03.2018|Michael Russ §8Mm
06.03.2018|Angela Birner 76417
06.03.2018 Hans-Christian Gruber 7641727
08.03.2018|Monika Rothbucher 7640736
9/4 09.03.2018|Klaus Richter 7640859
10/1 10/2 13.03.2018|Sigrid Hinterstoisser 7642302
13.03.2018|Martina Wiesbauer 7640272
16.03.2018(Franz Gmainer-Pranzl 7647448
11/1 20.03.2018|Christine Steger 7644795
20.03.2018|Jakob Hubauer 7646788
22.03.2018|Ingo Reiffenstein 7649723
23.03.2018|Wolfgang Wohlimayr 7646516
12/1 29.03.2018|Michael Geistlinger 1040044
30.03.2018/0,050% Zinsen Haben kestpfl.
30.03.2018/25,000% Kapitalertragssteuer
13/1 03.04.2018|Hannelore Breitenbach-Koller 7496153
13/2 03.04.2018|Sabine Coelsch-Foisner 7641869
03.04.2018|Karl Hackl 7892929
13/2 05.04.2018|Edith Wutka 7649709
14/1 12.04.2018|UlIrike Brandl
15/1 17.04.2018|Wolfgang Gortschacher
18.04.2018(Christine Steger
16/1 24.04.2018|Peter Arzt-Grabner
171 02.05.2018|Hannelore Breitenbach-Koller

50,00
72,00
25,00
50,00

‘ 8.341,15
5,00
25,00
100,00

) 8.471,15
10,00
25,00
50,00
25,00

( 8.581,15
25,00
0,92

0,23

5,9 8.606,84
7,27
25,00
25,00

8.689,11

8.714,11

8.749,11

8.774,11




8.853,38

18/1 18.05.2018|Christine Steger 7642384 10,00
18/2 18.05.2018(Josef u. Helga Thonhauser 7649556 25,00
- 35, 8.888,38
19/1 22.05.2018(Fall 198_Jan-Timo Lehmann - Riickzahlung 2804400 5
] 8.938,38
20/1 01.06.2018|Hannelore Breitenbach-Koller 7495519
20/2 01.06.2018|Peter-Paul Hartmann 2800664
9.045,65
211 05.06.2018|Bernhard Schwaiger
9.070,65
22/1 19.06.2018(Christine Steger
9.080,65
23/1 25.06.2018|Bilicherbasar Samstag
23/2 25.06.2018|Einn. Bucherbasar Fr. 1.807,47 einbeh. 130 Wechselg.
29.06.2018(0,050% Zinsen Haben kestpfl.
29.06.2018|25,000% Kapitalertragssteuer 0,28
8| 11.530,97
24/1 02.07.2018|Hannelore Breitenbach-Koller
11.538,24
25/1 18.07.2018|Christine Steger
11.548,24
26/1 01.08.2018|Hannelore Breitenbach-Koller
11.555,51
27/1 27/2 10.08.2018(Information 11.555,51
28/1 20.08.2018|Christine Steger 7642203 10,00
22.08.2018|Bucherbasar AL01033 2,00
23.08.2018|Angelika Walser 7640737 100,00
24.08.2018|Fall 209_Hr. Ogunbanwo - Druckkosten AL01028 61,96
¢ 11.605,55
29/1 03.09.2018|Hannelore Breitenbach-Koller 7495600 7,27
04.09.2018(Fall 210_Hr. Pourmoradian 1935117 800,00

10.812,82




.812,82
30/1 12.09.2018|Information T 10.6
31/1 18.09.2018|Christine Steger 7646747 ’
/ _ . ),0 10.822,82
32/1 26.09.2018|Fall 211_Gabriel Reichensdorfer 7112064 750,00
28.09.2018[0,050% Zinsen Haben kestpfl. 1,41 ,
28.09.2018|25,000% Kapitalertragssteuer 0,35
,41 10.073,88
33/1 01.10.2018|Hannelore Breitenbach-Koller 7497545 7,27
10.081,15
34/1 16.10.2018|Glihweinstand Standkosten 1935099 44,00
18.10.2018(Christine Steger 7641945 10,00|
0,0C 10.047,15
35/1 22.10.2018|Franz Hofmann 7640694 25,00
25,00 10.072,15
36/1 02.11.2018|Hannelore Breitenbach-Koller 7494833 7,2
7 10.079,42
37/1 19.11.2018(Fall 213_Natia Khumarashvili 1935113 750,00
20.11.2018|Christine Steger 7640703 10,00
9.339,42
38/1 28.11.2018|Gliihweinstand Wechselgeld AL01024
28.11.2018|Kurt Schmoller 7646129
9.164,42
39/1 03.12.2018|Hannelore Breitenbach-Koller 7494665
07.12.2018|Glihweinstand AL02014
07.12.2018|Gluhweinstand AL02015
07.12.2018|Gliihweinstand (Korrektur zur Buchung AL02016) AL02026
07.12.2018(Fall 214_Hasan Diyorov 1935086
“_ 600,0 9.691,25
40/1 10.12.2018|Einkauf f. Glihweinstand (Geld retour an Elba) 1935141 398,21
11.12.2018|Fall 217_Hr. Hessam Fahrtkosten ** AL02019 55,00
12.12.2018|Rest-Gluhwein MORE * AL02014 50,47
12.12.2018(Fall 215_Andreas Eder Heizol 1935048 1600,00
13.12.2018(Fall 217_Hr. Mohammadpurinaiem Fahrtkosten ** ALO1005 185,00




50,47 2238,21 7.503,51
41/1 18.12.2018|Chrtistine Steger 7640885 10,00
10,00 7.513.51
42/1 42/2 27.12.2018|Fall 198_Jan-Timo Lehmann - REST-Riickzahlung 2800804 450,00
42/2 28.12.2018|Gerhard Lebitsch 7648161 100,00
550,00 8.063,51
43/1 31.12.2018(Information
31.12.2018|0,050% Zinsen Haben kestpfil. L,27
31.12.2018|25,000% Kapitalertragssteuer 0,29
1,17 0,29 8.064,39
Restvermogen 2018 € 8.064,39
Gegenrechnung:
Beitrage 2886,24 2886,24
Riickzahlungen 500,00
Hilfestellungen 4801,96 4801,96
Blcherbasar 2451,47
Gluhweinstand * 527,82 insges. Glihstand 2018: 537,11
Zinsen Haben 4,63
Kapitalertragssteuer 1,15

8064,39

* Rest-Gluhwein MORE: Rest von € 9,29 an uns (iberwiesen am 28.01.2019 - Auszug Nr. 5/1 (insges. € 59,76).

** Notiz zu Fall 217 _Hr Faris: 1x € 185.- wurde aus Handkassa Gliihweinstand ausbezahlt, siehe Gliweinstandabrechnung.




